
17/12/2021 14:05 Mail - Leandro Scarpino - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADliY2YyNzExLTM0MTItNGZkYS05ZTE0LWU2Mjc0ZjFlOGJlZQAQAPU1zfdltUFjqxgXaD8PMwc%3D 1/1

Nota fiscal -máscaras descartáveis

Neide Fernandes de Figueredo <nffigueredo@PREFEITURA.SP.GOV.BR>
Fri 12/17/2021 12:55 PM
To:  Leandro Scarpino <lscarpino@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Viviane Vieira Stabile <vstabile@PREFEITURA.SP.GOV.BR>;
Joao Paulo Santana De Jesus <jpsjesus@PREFEITURA.SP.GOV.BR>
Cc:  Vanderlei Duarte de Brito <vdbrito@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Elisangela da Silva Diniz
<esdiniz@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Boa tarde!
 
Boa tarde!
 
Acusamos o recebimento de máscaras cirúrgica descartável TOPDESC  em 17/12/2021, segue anexo nota fiscal
nº 000.007.953, para providências.
 
Neide F. F. Santana
SMIT/CAF/SEOF
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Re: NFe Número 0007953

Leandro Scarpino <lscarpino@PREFEITURA.SP.GOV.BR>
Thu 12/16/2021 10:47 AM
To:  G D C DA SILVA COSTA - EIRELI <nfe@gdcdobrasil.com.br>
Cc:  Bruno Biasi Martinez <bbmartinez@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Tatiana Gomes Lopes
<tatianalopes@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Bom dia!

Poderiam responder o meu e-mail original dando ciência do recebimento da nota de empenho?

Obrigado!

From: G D C DA SILVA COSTA - EIRELI <nfe@gdcdobrasil.com.br> 
Sent: Tuesday, December 14, 2021 2:52 PM 
To: Leandro Scarpino <lscarpino@PREFEITURA.SP.GOV.BR> 
Subject: NFe Número 0007953
 
Prezado cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA - SMIT 
Você está recebendo a Nota Fiscal Eletrônica número 007953. 
Além disso, junto com a mercadoria seguirá o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica),
impresso em papel que acompanha o transporte das mesmas. 
Anexo à este e-mail você está recebendo também o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Este
arquivo deve ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos,
conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172
de 25/10/1966). 
O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Todavia, se sua
empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é
obrigatório, sendo passível de fiscalização. 
Para se certificar que esta NF-e é válida, queira por favor consultar sua autenticidade no site nacional
do projeto NF-e (https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.nfe.fazenda.gov.br%2F&amp;data=04%7C01%7Clscarpino%40prefeitura.s
p.gov.br%7C99290cd2850648cb12ba08d9bf2ad46a%7Cf398df9cfd0c4829a003c770a1c4a063%7C0%
7C0%7C637751013177909348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2l
uMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=YHuX8SzoZxXnNVm%2BRyzvhs8g53
gQ%2BWtrv8T%2F9l6EEvg%3D&amp;reserved=0), utilizando a chave de acesso contida no DANFE. 
Atenciosamente , G D C DA SILVA COSTA - EIRELI 
Não responda a este e-mail. Esta é uma mensagem automática.
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Fw: Nota de Empenho - Contrato 45/SMIT/2021

Leandro Scarpino <lscarpino@PREFEITURA.SP.GOV.BR>
Thu 12/9/2021 3:13 PM
To:  gdcdobrasil@gdcdobrasil.com.br <gdcdobrasil@gdcdobrasil.com.br>
Cc:  Bruno Biasi Martinez <bbmartinez@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Tatiana Gomes Lopes
<tatianalopes@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Encaminhando para esse outro e-mail.

Favor enviar confirmação de recebimento.

From: Leandro Scarpino 
Sent: Monday, December 6, 2021 12:41 PM 
To: guilherme@gdcdobrasil.com.br <guilherme@gdcdobrasil.com.br> 
Cc: Bruno Biasi Mar�nez <bbmar�nez@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Ta�ana Gomes Lopes
<ta�analopes@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Artur Cabral Rodrigues da Costa
<arturcosta@PREFEITURA.SP.GOV.BR> 
Subject: Nota de Empenho - Contrato 45/SMIT/2021
 
Boa tarde!

Segue em anexo a Nota de Empenho do contrato 45/SMIT/2021 com relação a 200 caixas com 50
unidades de máscaras para serem entregues dentro de 10 dias corridos a par�r da entrega dessa
Nota de Empenho na Rua da Coroa, 1751 - Vila Guilherme - CEP: 02407-020.

Por favor, nos avise do dia e horário da entrega.

Obrigado. 


